Cristina Carlucci

Da: Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune. modugno.ba.it>

Inviato: venerdi 20 febbraio 2015 11:16

A: monica calzetta (mn.calzettab2@gmail.com); r.petronelli@comune.medugno.ba.it;
proscia@comune.modugno.ba.it

Cc: mariorosario.ruffo@libero.it

Oggetto: Riunione per questione Politecnico di Milano /Comune Modugno- Sentenza

Tribunale di Modugno n. 4718/2014.

Preg.mi,
facendo seguito alle precedenti mail del 17 e 19 febbraio, Vi confermo l'incontro del 24/2/2014, presso V'ufficio del

Segretario Generale, per la disamina congiunta della questione in oggetto.
Cordiali safuti
Avv. Cristina Carlucci



Cristina Carlucci X
. . “

Da: avvdaviderossetti@cnfpec.it

Inviato: giovedi 12 febbraio 2015 16:07

A: ufficiolegale.comune.modugno

Cc: stefano.modenesi@cnfpec.it; avvdaviderossetti@cnfpec.it

Oggetto: Re: Sentenza Tribunale di Bari - Poliotecnico di Milano/Comune di  Modugno

> Gentile Collega,
prendo atto della volonta del Comune di adempiere spontaneamente,

L'importo indicato nella mia mail del 7/1/2015, per un totale di € 263.095.97, & corretto. La differenza che ha notato
tra l'importo indicato nella mia mail e quello di cui alla sentenza & dovuto al fatto che il Tribunale di Modugno, nelia
sentenza, ha condannato il Comune al pagamento di un importo comprensivo anche degli interessi dal 2008 al 2011.
Invece, per calcolare il dovuto ad oggi, abbiamo proceduto, nella nostra e-mail, a calcolare gli interessi sull'importo
in sorte capitale, dal 2008 al 2014, per questo I'importo da cui si parte nella nostra mail & inferiore a quello di cui alla
sentenza.

Cio detto e venendo alla procedura amministrativa intentata dal Comune per l'iscrizione del debito fuori bilancio,
comprendera che i nostri assistiti non possono attendere I'espletamento delle procedure. La prego, pertanto, di
indicarmi, con ragionevole certezza quando presumibilmente potremo ottenere concretamente il pagamento,
confermando anche che il Comune ha i fondi necessari per provvederVi.

In assenza, non avremo alternativa all'esecuzigne.
Cordiali saluti

Davide Rossetti

Gentile Collega,

>

> faccio seguito alla Sua mailde! 7/1/2015 per evidenziarLe che, come A~
> logico, questo Ente intende provvedere al pagamento degli importi

> contenuti in Sentenza e, per [€™effetto, ha attivato la procedura per
> il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, lett.a).

>

> Alla&€™uopo,. Per poter utilmente perfezionare gli atti deliberativi,

> devo chiederle di precisarmi I&€™importo da Lei indicato, quale sorte
> capitale, nella sua mail innanzi indicata { 3,~ 163.762,20), 1l quale

> non corrisponderebbe con quello indicato nella sentenza ( 4,~

> 185.368,97) e per il quale risulta aver agito il Raggruppamento da lei assistito.
>

> Confidando in un celere riscontro, Le porgo Cordiali saluti

>

> Cristina Carlucci.

>

>
>
>



Da: ufficiolegale.comune.modugno
<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Inviato: giovedi 5 febbraio 2015 15:28

A: ‘avvdaviderossetti@cnipec.it’

Oggetto: Sentenza Tribunale di Bari - Poliotecnico di Milano/Comune di Modugno

Gentile Coliega,

faccio seguito alla Sua maildel 7/1/2015 per evidenziarLe che, come & logico, questo Ente intende provvedere al
pagamento degli importi contenuti in Sentenza e, per V'effetto, ha attivato la procedura per il riconoscimento del
debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, lett.a).

All'uopo,. Per poter utilmente perfezionare gli atti deliberativi, devo chiederlLe di precisarmi I'importo da Lei
indicato, quale sorte capitale, nella sua mail innanzi indicata { € 163.762,20), il quale non corrisponderebbe con
quello indicato nella sentenza € 185.368,97) e per il quale risulta aver agito il Raggruppamento da lei assistito.
Confidando in un celere riscontro, Le porgo Cordiali saluti

Cristina Carlucci.



Cristina Carlucci

Da: Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

Inviato: martedi 17 febbraio 2015 12:58

A: monica calzetta (mn.calzetta6%@gmail.com); r.petronelli@comune.modugno.ba.it;
proscia@comune.modugnao.ba.it

Cc: mariorosario.ruffo@libero.it

Oggetto: Sentenza Tribunale di Bari n, 4718/2014. Politecnico di Milano/Comune di
Modugno

Preg.mij,

in relazione al procedimento in oggetto, facendo seguito alla maii del 7/1/2015 con cui & stata comunicata la
Sentenza in questione ed il conteggio degli importi da corrispondere alla parte attrice, si rappresenta 'opportunita
di un incontro per ['adozione dei provvedimenti consequenziali, anche in considerazione del fatto che, essendo stata
di recente individuata la nuova Responsabile del Servizio 4 risulterebbe necessario metterla al corrente della
questione.

Attendo Vostre disponibilita.

Cordiali saluti

Avv. Cristina Carlucci



o o« K

Cristina Carlucci

Da:
Inviato:

A:
Oggetto:

Gentile Collega,

ufficiolegale.comune.modugno
<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

giovedi 5 febbraio 2015 15:28

avvdaviderossetti@cnfpec.it

Sentenza Tribunale di Bati - Poliotecnico di Milano/Comune di Modugno

faccio seguito alla Sua maildel 7/1/2015 per evidenziarLe che, come & logico, questo Ente intende provvedere al
pagamento degli importi contenuti in Sentenza e, per I'effetto, ha attivato ia procedura per il riconoscimento del
debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, lett.a).

All'ucpo,. Per poter utilmente perfezionare gli atti deliberativi, devo chiederle di precisarmi I'importo da Lei
indicato, quale sorte capitale, nelia sua mail innanzi indicata { € 163.762,20), il quale non corrisponderebbe con
quello indicato nella sentenza { € 185.368,97) e per il quale risulta aver agito il Raggruppamento da lei assistito.
Confidando in un celere riscontro, Le porgo Cordiali saluti

Cristina Carlucci.



ufficiolegale.comune.modugno
—

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

Inviato: giovedi 5 febbraio 2015 15:22

A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: CONSEGNA: Sentenza Tribunale di Bari - Poliotecnico di Milano/Comune di
Modugno

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (3,54 KB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avvdaviderossetti@cnipec.it "posta certificata” -

Il giorno 05/02/2015 alle ore 15:22:28 (+0100) il messaggio con Oggetto

"Sentenza Tribunale di Bari - Poliotacnico di Milano/Comune di Modugno" inviato da
"yfficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it”

ed indirizzato a "avvdaviderossetti@cnfpec.it"

' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: 201502051522280100.0527.pecal @pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.emi” (nella webmail o in alcuni
client di posta I'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xmi contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale
completo e' allegato alla ricevuta di consegna.

- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla
ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
verranno sostituiti con i rispettivi hash.

- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra'
allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305




Cristina Carlucci

Da: Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>
Inviato: lunedi 12 gennaio 2015 13:00

A: ‘m.calzetta@comune.modugno.ba.it’

CQggetto: R: Associazione Temporanea di Imprese - Comune di Modugno

Nessun problema. Possiamo fare per le 15.30?
Avv. Cristina Carlucci

-—--Messaggio originale---—-

Da: Dott.ssa Monica Calzetta [mailto:m.calzetta@comune.modugno.ba.it]

Inviato: lunedi 12 gennaio 2015 08:56

A: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it; dinoia@comune.modugno.ba.it; 'Proscia’
Cc: mr.ruffo@comune.modugno.ba.it

Oggetto: I: Associazione Temporanea di Imprese - Comune di Modugno

Preg.mi,

in ordine all'oggetto, sarebbe opportuno un incontro per fare il punto della situazione ed capire come procedere!
Sarei disponibile giovedi p.v. anche nel pomeriggio, intorno alle 16.00. datemi conferma o altra disponibiliti!
Attendo riscontro.

Il Segretario Generale

—----Messaggio originale-—

Da: avvdaviderossetti@cnfpec.it [mailto:avvdaviderossetti@cnfpec.it]

Inviato: mercoledi 7 gennaio 2015 13:40

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it; segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Cc: proscia@comune.modugno.ba.it; dinoia@comune.modugno.ba.it; federico.sutti@dlapiper.com;
stefano.modenesi@dlapiper.com; davide.rossetti@dlapiper.com

Oggetto: Associazione Temporanea di Imprese - Comune di Modugno

Gentile Collega Carlucci,
le invio copia della sentenza del Tribunale di Modugno.

Trova poi, di seguiro, l'indicazione esatta degli importi dovuti alla nostra assistita.

Importo fattura del 19/3/2008 € 163.762,20

Importo fattura + interessi ex D. Igs. 231/2002 calcolati dal 19/3/08
alll11/12/14 € 256.216,22(totale

interessi: € 92.454,02)

Spese legali liquidate in sentenza

€ 4.715,00
(€ 4.015,00 per compensg, € 700,00 per esborsi)
Rimborso forfettario (15%)

€ 707,25
CPA (4%) € 216,89
IVA {22%) € 1.240,51
Totale spese €6.879,75

TETALE COMPLESSIVE): & 263,008,067



Attendiamo a stretto giro il pagamento dell'importo complessivo di cui sopra; restando ovviamente inteso che, in
assenza, saremo costretti ad agire esecutivamente.

Distinti saluti

avv. Davide Rossetti



POSTA CERTIFICATA: Associazione Temporanea di Imprese - C.., P ) XV LR ARV Al
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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Associazione Temporanea di Imprese - Comune di Modugno
Mittente: "Per conto di: avvdaviderossetti@cnfpec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 07/01/2015 13:40

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it,
segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

CC: proscia@comune.modugno.ba.it, dincia@comune.modugno.ba.it,
federico.sutti@dlapiper.com, stefano.modenesi@dlapiper.com, davide.rossetti@dlapiper.com

--Questo & un Messaggio di Posta Certificata--

I1 giorno ©7/01/2015 alle ore 13:40:17 (+8100) il messaggio con Oggetto
"Associazione Temporanea di Imprese - Comune di Modugno" & stato inviato dal
mittente "avvdaviderossetti@cnfpec.it"

e indirizzato a:
COMUNE DI MODUGKO

dinoia@comune.modugno.ba.it MODUGND

proscia@comune.modugno.ba.it j@mmmwmmmmmﬂmmmmmm
. - . odice inistrazlone:

davide.rossettifidlapiper. com pmukxggﬁﬁﬁﬁm ‘Lnf

federico.sutti@dlapiper.com Data: 13/01/2015  Cra: 17.08

Classilicaziona:

stefano.modenesi@dlapiper.com
comunemodugno@pec. rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugnofdpec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

I1 messaggio originale & incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml” (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe
avere come nome 1'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio &:

opec275,201501087134017.24223.01.1.15@pec. aruba. it

—postacert.eml

Oggetto: Associazione Temporanea di Imprese - Comune di Modugno

Mittente: avvdaviderossetti@cnfpec.it

Data: 07/01/2015 13:40

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it,

segretariogenerale.comune.modugno@ pec.rupar.puglia.it,
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

CC: proscia@comune.modugno.ba.it, dinoia@comune.modugno.ba.it,
federico.sutti@dlapiper.com, stefano.modenesi@dlapiper.com, davide.rossetti@dlapiper.com

Gentile Collega Carlucci,
le invio copia della sentenza del Tribunale di Modugno.

Trova poi, di seguiro, 1'indicazione esatta degli importi dovuti alla
nostra assistita.

Importo fattura del 19/3/2008 € 163.762,2€

Importo fattura + interessi ex D. 1gs. 231/2002 calcolati dal 19/3/08
all'11/12/14 £ 256.216,22(totale

07/01/2015 15:57



POSTA CERTIFICATA: Associazione Temporanea di Imprese - C...

interessi: € 92.454,82)

Spese legali liquidate in sentenza

€ 4.715,08
(€ 4.015,080 per compenso, € 768,00 per esborsi)
Rimborso forfettario (15%)

€ 787,25
CPA (4%) 3
IVA (22%) € 1.
Totale spese £ 6.
TOTALE COMPLESSIVO: € 263.695.97

Attendiamo a stretto giro il pagamento dell'importo complessivo di cui
sopra; restando ovviamente inteso che, in assenza, saremo costretti ad

agire esecutivamente.
Distinti saluti

avv. Davide Rossettl

— Allegati:
daticert.xml 1,4 KB
postacert.eml 1,3 MB
sentenza STU modugno.pdf 976 KB
7di2 07/01/2015 15:5



