Citta di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. va 00362170714
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Pagina 1 di 1 MANDATO DI PAGAMENTO 3251
del 03-10-2019
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Capitolo 50050 | Art. 0 | Codice bilancio  Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ($9 01-7 02 99 $9909) | Gest. COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI
IMPEGNO Provvedimento SPESA FISSA Tir. del
numero 786/2019 del 10-03-2019

IMPOSTA DI REGISTRO + IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALZZAZIONE DI
UNA PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA - VEDI REV.3569/2019 (DITTA COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.r.l.)

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA _ CAPITCLO CASSA
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SIOPE 7029999989 DISPONIBILITA' RESIDUA 4.982.191,55 5.159.700,26
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Ricevuta del: 26/09/2019 ora: 16:17:39

Utc: 1569507453663229
Utc_string: 2019-0%-26T16:17:33.663229+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 26/09/2019
Ora invio: 16:17:33

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall'utente: 44
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 132691335
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CLDRSRE6HE9C514D

Ufficio delle entrate competente:
TVX - Foggia - TVX Ufficio Territoriale APSRI

Numerc attl trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importe per il quale e' stato disposto 1l'addebite: 245,00 Euro
sul ¢/c intestato al codice fiscale: 00362170714

Dati di dettaglio dell'atto trasmessc nel file

Repertorio: 220/2019 (del codice fiscale: CLDRSR66H69C514D)
Estremli registrazione: Serie: 1T Numero: 4600 del 26/09/201%

TVX Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Foggia

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 00212891 DEL 27-09-2019 IN intemo
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CITTA DI CERIGNOLA

UFFICIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO

Prot. N. QAQ%/{/AP

Cerignola, ﬁgﬁ'zow

OGGETTO: Contratto con Costruzioni Generali Di Santo Srl per i lavori di rea-
lizzazione di una pista ciclabile - Pagamento imposta di registro e di
bollo.

Al DIRIGENTE
SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti di competenza, si comunica che in data 26 settembre
2019 & stato stipulato il contratto rep. n. 220 per i lavori di realizzazione di una
pista ciclabile con la ditta Costruzioni Generali Di Santo Srl, che ha gid provveduto

al versamento della somma complessiva di € 245,00 per imposta di registro e di
bollo.

In allegato si trasmette copia del bonifico e della ricevuta di avvenuta regi-
strazione dell’atto presso I’Agenzia delle Entrate di Foggia, riportante il relativo
importo addebitato all’Ente.

Cordiali saluti.

1L SEGRE O GENERALE
(Claudi sa Rosaria)
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Copia bonifico e ricevuta di
avvenuta registrazione con-
sultabili nel Protocollo In-
formatico
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ufficio personale

Da: LOSACCO SILVANA [silvana.losacco@intesasanpaolo.com] per conto di SERVIZI
TESORERIA ENTI [servizitesoreriaenti@intesasanpaolo.com]

Inviato: giovedi 10 ottobre 2019 11:38

A: personale@comune.cerignela.fg.it

Cc: [ANIGRO ANTONIA

Qggetto: Re: R: 01025#1030186 - - #PR20190000028115 squadratura €245,00

Priorita: Alta

Buongiorno,

restiamo in attesa indicazione pilt dettagliate circa il tipo di pagamento a cui afferisca
(se trattasi di f23ep ad es.) il mandato 3251, con invio di attestazione di esito positivo
ed evidenza del modello inviato (dall'allegato trattasi di imposta di registro e impost
di bollo). :

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

---------------------------------------- Per una
corretta gestione del Servizio di Tesoreria, si prega di inviare le comunicazioni alla
casella di struttura:

servizitesoreriaenti@intesasanpaolo.com

SILVANA LOSACCO

INTESA SANPACLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Transazionale

Desk Tesoreria

Sede di Bari (@8779)

01625#1036186
#PR261950600028115

Da: ufficio personale <personale@comune.cerignola.fg.it>

Inviato: giovedi 1@ ottobre 2019 10:36

A: SERVIZI TESORERIA ENTI <servizitesoreriaenti@intesasanpaclo.com>
Oggetto: R: 01925#1030186 - - #PR20190000028115 squadratura €245,00

Si comunica che il mandato n. 3251 non & abbinato ad alcun modello F24ep, bensi ad altro
tipo di pagamento come attestato dall'allegato alla presente.

Distinti saluti

----- Messaggio originale- - - - -

Da: LOSACCO SILVANA [mailto:silvana.losacco@intesasanpaolo.com] Per conto di SERVIZI
TESORERIA ENTI

Inviato: mercoledi 9 ottobre 2019 13:11

A: ufficio.contabilita@comune.cerignola.fg.it; personale@comune.cerignola.fg.it;
bilancio@comune.cerignola.fg.it; settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Cc: IANIGRO ANTONIA

Oggetto: ©1025#1030186 - - #PR20190000028115 squadratura €245,00

Priorita: Alta

Buongiorno,



si richiede cortesemente di indicarci a quale f24ep si riferisce il mandato n.3251 di
£245,00 del 03/10/2015 (allegare evidenza f24ep).

Distinti saluti.

---------------------------------------- Per una -
corretta gestione del Servizio di Tesoreria, si prega di inviare le comunicazioni alla
casella di struttura:

servizitesoreriaenti@intesasanpaolo, com

SILVANA LOSACCO

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Transazionale

Desk Tesoreria

Sede di Bari (©8779)

91825#1030186
#PR20190000028115

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe
contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, &
pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.

E’ strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non
autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.

Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di
trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti
allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilita per eventuali danni o
perdite derivanti dalla presenza di virus.

Per lo svolgimento delle attivita di investimento nel Regno Unito, la societa &
autorizzata da Banca d'Italia ed & soggetta alla vigilanza limitata della Financial
Conduct Authority ( FCA ) e della Prudential Regulation Authority ( PRA ) . Maggiori
informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Conduct Authority ( FCA ) e
della Prudential Regulation Authority ( PRA ) sono a disposizione previa richiesta.

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90
Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in Inghilterra & Galles sotto No.FC@16201,
Branch No.BRO000G36

In osservanza dei requisiti imposti da Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate
degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa a temi di natura -fiscale contenuta in
qguesto messaggio o nei suoi allegati non & intesa né & stata scritta per essere
utilizzata, né pud essere utilizzata, per (i) evitare 1’imposizione di gravami fiscali
secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, sollecitare
0 raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata a un altro

destinatario.

Nella Repubblica d’Irlanda, Intesa Sanpaclo Bank Ireland plc & regolamentata dalla Banca
Centrale d’Irlanda ed & parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. Registrata in
Irlanda come societd numero 125216 - IVA Reg. IEA817418C IE, sita in 2nd Floor,
International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublinc 1, D@1 K8F1, Irlanda.
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This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential
and/or privileged and/or proprietary information. If you have received this email in
error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this
email. Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of
parts hereof {(including reliance thereon) is strictly Forbidden.

We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but
nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of this
message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses.

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca
d’Italia and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority (
FCA ) and the Prudential Regulation Authority ( PRA ). Details about the extent of our
regulation by the Financial Conduct Authority ( FCA ) and the Prudential Regulation
Authority ( PRA ) are available from us on request.

In the UK Intesa Sanpaclo S.p.A. operates through its London Branch, located at 9@ Queen
Street, London EC4N 1SA. Registered in England & Wales under No.FCO16201, Branch
No.BRO20636

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S.
federal tax issues contained herein {including any attachments) was not intended or
written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties
under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any
transaction or matter addressed herein to ancther party.

In the Republic of Ireland, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc is regulated by the Central
Bank of Ireland and is a member of the Intesa Sanpaolo Group. It is registered in Ireland -
as company no.125216 - VAT Reg. No. IE 4817418C and located at 2nd Floor, International
House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, D@l K8Fi, Ireland.



